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Bonjour,

Le gerbeur GERBEUR ELEC ATLET PSH160 1.6T au bat 904 2 été endommagé durant I'opération (on suppose], et retrouvé avec une fourche
déformée qui nécessite le remplacement du tablier complet (voir rapport HSE de avriil 2018 attaché)

Prix : 6036 CHF + Main o ceuvre = environ 6.3 KCHF

Cest de la casse et donc cette réparation n'est pas prise en charge par le budget de maintenance EN-HE
Avez-vous un code budgétaire pour cette réparation, ou que proposez-vous (chariot de 2011/ jamais de probléme exceptés problemes de.
batteries non chargées)

Meilleures salutations

Jean Maurice CHEVALLEY

CeRN

Dept EN-HE-HEN

CH-1211 Geneva 23

Tel mobile: + 41 75 411 29 8@

Fax + 4122 766 97 93

E-mail : Jean.Maurice.Chevalley@cern.ch

‘The Devis364 CH-743.pdff download has completed. Open folder
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Bonjour Ian,
I1 s'agit donc du GERBEUR ELEC ATLET PSH160 1.6T, identifié CH-743
Le devis 6.3 KCHF est dans le mail attaché, ainsi que le rapport de sécurité de avril 2018

Le prix d'achat de ce gerbeur était de 13 KCHF / Voir DAI 4668696 de 2011

Le cout de maintenance (pidce 3 KCHF et main d'euvre 2.5 KCHF) s'éléve depuis 2011 & 5.5
KCHF

La batterie a &té remplacée en 2013

conclusions

Prix du chariot neuf : 13 KCHF

Cout maintenance & ce jour : 5.5 KCHF

Prix réparation : 6.3 KCHF

Prévoir remplacement batterie dans les prochaine année : 1.8 KCHF

-> si vous avez vraiment besoin de ce chariot et pas beaucoup de budget, il faut le réparer
-> si vous avez vraiment besoin de ce chariot et un budget disponible, il faut le ferrailler
et acheter un chariot neuf mieux adapté i vos besoins si nécessaire

-> si vous en avez pas absolument besoin de ce chariot, il faut le ferrailler et ainsi
réduire le parc des équipements du CERN, donc les couts de maintenances

Je reste & disposition pour en parler
Bon Week end

Meilleures salutations

Jean Maurice CHEVALLEY

CERN

Dept EN-HE-HEM

CH-1211 Geneva 23

Tel mobile: + 41 75 411 29 80

Fax : 4+ 41 22 766 97 93

E-mail : Jean.Maurice.Chevalley@cern.ch

-Original Message—
From: Ian Crotty

sent: 15 June 2018 15:28

To: Jean Maurice Chevalley <Jean.Maurice.Chevalley@cern.ch>
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Je reste & disposition pour en parler
Bon Week end

Meilleures salutations

Jean Maurice CHEVALLEY

CERN

Dept EN-HE-HEM

CH-1211 Geneva 23

Tel mobile: + 41 75 411 29 80

Fax : 4+ 41 22 766 97 93

E-mail : Jean.Maurice.Chevalley@cern.ch

-Original Message—
From: Ian Crotty
sent: 15 June 2018 15:28
To: Jean Maurice Chevalley <Jean.Maurice.Chevalley@cern.ch>
Subject: Elevateur 904 CMS CH 743

Bonjour Jean-Maurice

Merci pour votre intervention meme si nous les utilisateur au 904 n'est pas au courant
son enlevement.

Est ce que vous pouvez m'envoyer le devis de reparation et 1'historique du maintenance
effectuer depuis son achat, battery etc

Voice des photos prise quand j'ai vu qu'il y avait eu un mauvais utilisation;
http://project-cms-rpc-endcap.web.cern. ch/project-cms-rpc=
endcap/rpc/904/ElectricElevatorMay2016/

Egalement j'aimerais avoir le rappaport de security

Merci d'avance Tan Crotty

Mon Ref ;
Laurent.Colly@cern.ch





